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NATURA DOCUMENTO

FATTURA OFFICINA

NR. SERVICE TOSHIKO: TCU-21-038179

FornodCicasi o buiailie

PAGAMENTO

| INCASSO POS - CARTE DI CREDITO

NCL RIFERIMENTO ORDINE DI
LAVORO N. 4431

1 IL CLIENTE LAMENTA CHE: 1,00
BATTERIA S| SCARICA
FACILMENTE

MDO DIAGNOSI EFFETUATA Sl uL .50 55,00 27,50
RISCONTRA MODULO GPS

IMPORTO | %

e ASSICURAZIORE CON MOLTO

i ASSORBIMENTO Di CORRENTE
CHE SCARICA LA BATTERIA
AUSILIARIA

22 IVA 22%

N.COLLI| INiZIC DEL TRASPORTO O CONSEGNA

l DHTTA - RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE - VIA - NR.)
I

[VETTORI

| owErReviETo 27,50 0,00 0,00

LA FORNITURA DELLA MERCE VIENE ESEGUITA A TERMINI DELLE CONDIZION! GENERALI DEL CONTRATTO IN ATTO TRA IL MITTENTE ED IL DESTINATARIO
MPORTANTE — PER IL RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESS! IN RAGIONE DE! GIORN! D1 EFFETTIVO RITARDO, AL TAS50 UFFICIALE DI BCONTO MAGGIORATO Dt 3 PUNTI
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Macocar SNC

T I

Da: Macocar SNC <macocar@alice.it>

Inviato: lunedi 27 settembre 2021 16:08

A: 'Assistenza.lnstallazioni.telematics@vodafone.com'
Oggetto: I: yaris GC048VB

Da: Macocar SNC [mailto:macocar@alice.it]
Inviato: lunedi 27 settembre 2021 15:10

A: 'Assistenza.Installazioni.telematics@vodafone.com' <Assistenza.Installazioni.telematics@vodafone.com>
Oggetto: yaris GCO48VB

Buongiorno
Riportiamo le prove da noi fatte sulla vettura in oggetto come da voi richiesto:
e Abbiamo eseguito la prova di assorbimento con la box collegata e abbiamo visto che I'assorbimento &
variabile ma non supera i 15 mA.
e Abbiamo fatto anche la prova con la box scollegata ma la differenza di consumo di assorbimento variava
minimamente
e La prova di ricarica dell'alternatore dava esito positivo caricando 14,3 Volts.
Nelle ns prove ci siamo accorti che la batteria ausiliaria & bassa di carica e, a ns avviso visto che la vettura &
stata immatricolata il 16/12/2020 e ha solo 2316 km, non avra modo di ricaricarsi visto il poco utilizzo da
parte del cliente.
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